
15/6/2022 11:16info@jltgestion.es

RE: RE: Devolucion recibo
Para ILDEFONSO GOMEZ GARCIA <7507@icagr.es>  

Espero que todo vaya a mejor.. cuando quieras, nos vemos y nos cuentas.

Empezamos en la próxima remesa, prorrateando todo a 12 meses.. en alguna cuenta bancaria en
concreto??????

Gracias!

El 15/06/2022 11:00 ILDEFONSO GOMEZ GARCIA <7507@icagr.es> escribió:

Buenos días.

No hay problema en cerrarlo en 12 meses.

La idea es amortizar la deuda lo antes posible, pero termino de pagar otros compromisos en
los próximos meses 
y no habrá problema en hacer otros ingresos y liquidar el importe antes de los 12 meses.
No obstante si empezamos ya con estos pagos, aunque sean más pequeños, no dilatamos
más el asunto,
no es mi intención perjudicaros más, sino colaborar en solucionarlo cuanto antes.

He reestructurado y orientado de nuevo el negocio y pronto volverá a funcionar con
normalidad, aunque lleva su tiempo.

Si lo veis OK, empezamos en estos días.

Quedo a vuestra disposición.

ILDEFONSO GOMEZ GARCIA 

De: info@jltgestion.es <info@jltgestion.es>
Enviado: miércoles, 15 de junio de 2022 10:15
Para: ILDEFONSO GOMEZ GARCIA <7507@icagr.es>
Asunto: RE: RE: Devolucion recibo

Buenos dias Idelfonso, he estado hablando con Maxi al respecto, necesitamos liquidarlo cuanto antes ya
que la deuda tiene demasiado tiempo.

Con tu cuantia propuesta....nos vamos 16 meses mas.   No es posible que hagas un esfuerzo y dejemos
aplazado a máximo de 12 meses?????? o prorrateándolo o haciendo un pago incicial de 406,37 y dejamos
a 100 euros mes, los meses restantes.

Espero nos indiques algo, 

Gracias!
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El 09/06/2022 22:16 ILDEFONSO GOMEZ GARCIA <7507@icagr.es> escribió:

Buenas tardes José.

Comprendo lo que me dices.
Mi intención fue liquidarla completamente en ese momento, pero no me fue posible.

Hasta ahora no he tenido medios suficientes para poder hacer frente a esta deuda (y
algunas otras que quedaron con el cierre de la empresa).
Mi voluntad es la de saldarla pero lamentablemente no puedo hacerlo completamente
antes de finales de este mes como me pedís.
No obstante quiero empezar a poner solución a este problema.

Si estáis abiertos a que acordemos un calendario de pagos que me sea más llevadero os lo
agradecería.
Por ejemplo, podríamos acordar una domiciliación mensual de 100,00 euros para ir
amortizando la deuda.
Podríamos empezar este mismo mes de junio.
En lugar de hacer yo las transferencias os facilito número de cuenta y vais pasando recibos.
Todo ello sin perjuicio de hacer otros ingresos en el momento que pueda.

Espero que podamos llegar a un entendimiento y resolver el asunto de la mejor manera
para las dos partes.
Quedo a vuestra disposición.

Un saludo.

ILDEFONSO GOMEZ GARCIA

De: info@jltgestion.es <info@jltgestion.es>
Enviado: jueves, 9 de junio de 2022 12:17
Para: ILDEFONSO GOMEZ GARCIA <7507@icagr.es>; Monica <monica@jltgestion.es>
Asunto: Fwd: RE: Devolucion recibo

Buenos dias Idelfonso,

Hemos dejado pasar un tiempo mas que generoso para poder hacer frente a la deuda que tienes con
nosotros.

Tal y como hablamos por teléfono y por varios mails, quedaste en realizar una transferencia del
importe pendiente, cosa que, hasta el día de hoy, no has hecho ni total ni parcialmente.

Te ruego encarecidamente que procedas al abono del importe adeudado para dejar zanjado el tema
antes de finales de este mes, ya que de  no ser así, como entenderás y comprenderás, tendremos que
proceder como corresponda ya que hemos pagado un IVA y ahora un I.Sociededes de unas facturas
que no tenemos cobradas.

En espera de tus noticias, te saluda,
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Jose Rubia

---------- Mensaje original ----------
De: info@jltgestion.es
Para: ILDEFONSO GOMEZ GARCIA <7507@icagr.es>
Fecha: 14/10/2021 9:02
Asunto: RE: Devolucion recibo

Buenos dias Idelfonso, te ruego nos realices transferencia del importe adeudado.

Un saludo,

El 16/09/2021 13:20 ILDEFONSO GOMEZ GARCIA <7507@icagr.es> escribió:

Vale. Gracias por la aclaración.

ILDEFONSO.

De: info@jltgestion.es <info@jltgestion.es>
Enviado el: jueves, 16 de septiembre de 2021 11:42
Para: ILDEFONSO GOMEZ GARCIA <7507@icagr.es>
Asunto: RE: Devolucion recibo

Buenos dias de nuevo, te adjunto todas las facturas emitidas durante 2021.

El importe que te indico es de esas facturas adjuntas... no de cuando Jose Luis estaba como
persona física.

A JLT Gestion, 1.606,37 euros.

A Jose Luis Tovar, 1.351,13 euros que se corresponde con Marzo 2020 y la mitad de Octubre
2020

Saludos,

El 16/09/2021 11:33 ILDEFONSO GOMEZ GARCIA <7507@icagr.es> escribió:
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Buenos días.

Tomo nota.

Voy a saldar la deuda en varias transferencias, si no os importa.
Mandadme por favor la factura de julio y la de agosto de 2021. No las encuentro en el
correo.
Al no tenerlas no pude prever el saldo suficiente para hacer frente a ese adeudo.

Otra cosa. En ese importe está todo lo que se debe??
Quiero decir, incluso lo de 2020 que se debe a José Luis??

Si podéis por favor confirmarme, para saber todo lo que está pendiente y organizarme con
los pagos.

Un saludo.

ILDEFONSO.

De: info@jltgestion.es <info@jltgestion.es>
Enviado el: jueves, 16 de septiembre de 2021 9:58
Para: ILDEFONSO GOMEZ GARCIA <7507@icagr.es>; Monica <monica@jltgestion.es>
Asunto: Devolucion recibo

Buenos dias Idelfonso, hemos recibido devolución de recibo con el que se pagaba el resto
de lo que teníamos pendiente, junto a la factura correspondiente a los servicios de Agosto.

Te adjunto nueva factura por los gastos de devolución ocasionados y el  número de 
cuenta para que realices transferencia a la mayor brevedad posible, por favor.

El total asciende a 1.606,37 euros.

Nº Cuenta JLT Gestión, SL    de Caja Rural de Granada.     ES81 3023 0039 6667 7255
1302 

Un saludo,
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Cl. Lubina, 7 bajo

18015 Granada

Teléfonos 958 202411 /655 234 136

_____________________________________________________

En virtud de la ley 34/2002 de 11 de Julio de Servicios de la Sociedad de la Información y Correo
Electrónico (LSSI-CE) este mensaje y sus archivos adjuntos pueden contener información
confidencial, por lo que se informa de que su uso no autorizado está prohibido por la ley, además se
encuentran protegidos por el artículo 18 de la Constitución Española, que garantiza la
confidencialidad, protección y secreto de las comunicaciones. Si ha recibido este mensaje por
equivocación, por favor notifíquelo inmediatamente a través de esta misma vía y borre el mensaje
original junto con sus ficheros adjuntos sin leerlo o grabarlo total o parcialmente.

Conforme al Reglamento (UE) 2016 / 679 (RGPD) le informamos que los datos personales
facilitados serán responsabilidad de JLT Gestión S.L., con la finalidad de gestionar la relación
contractual con nuestros clientes e informarles de nuestros productos y servicios, todo ello bajo la
legitimación otorgada por su consentimiento expreso o bien del propio interesado y/o con motivo de
la ejecución de un contrato de servicios. No se cederán datos a terceros salvo obligaciones legales.
En cuanto a sus derechos podrá acceder, rectificar y suprimir los datos, limitarlos o incluso oponerse
a su tratamiento.

Jose Rubia

Romero Civantos, 4 Entreplanta

18600 Motril

Teléfonos  958 601 684 / 958 604 557

_____________________________________________________

En virtud de la ley 34/2002 de 11 de Julio de Servicios de la Sociedad de la Información y Correo
Electrónico (LSSI-CE) este mensaje y sus archivos adjuntos pueden contener información confidencial,



por lo que se informa de que su uso no autorizado está prohibido por la ley, además se encuentran
protegidos por el artículo 18 de la Constitución Española, que garantiza la confidencialidad, protección y
secreto de las comunicaciones. Si ha recibido este mensaje por equivocación, por favor notifíquelo
inmediatamente a través de esta misma vía y borre el mensaje original junto con sus ficheros adjuntos
sin leerlo o grabarlo total o parcialmente.

Conforme al Reglamento (UE) 2016 / 679 (RGPD) le informamos que los datos personales facilitados
serán responsabilidad de Asesores Rubia Peláez S.L., con la finalidad de gestionar la relación contractual
con nuestros clientes e informarles de nuestros productos y servicios, todo ello bajo la legitimación
otorgada por su consentimiento expreso o bien del propio interesado y/o con motivo de la ejecución de
un contrato de servicios. No se cederán datos a terceros salvo obligaciones legales. En cuanto a sus
derechos podrá acceder, rectificar y suprimir los datos, limitarlos o incluso oponerse a su tratamiento.

Jose Rubia

Romero Civantos, 4 Entreplanta

18600 Motril

Teléfonos  958 601 684 / 958 604 557

_____________________________________________________

En virtud de la ley 34/2002 de 11 de Julio de Servicios de la Sociedad de la Información y Correo
Electrónico (LSSI-CE) este mensaje y sus archivos adjuntos pueden contener información confidencial, por
lo que se informa de que su uso no autorizado está prohibido por la ley, además se encuentran protegidos por
el artículo 18 de la Constitución Española, que garantiza la confidencialidad, protección y secreto de las
comunicaciones. Si ha recibido este mensaje por equivocación, por favor notifíquelo inmediatamente a través
de esta misma vía y borre el mensaje original junto con sus ficheros adjuntos sin leerlo o grabarlo total o
parcialmente.

Conforme al Reglamento (UE) 2016 / 679 (RGPD) le informamos que los datos personales facilitados serán
responsabilidad de Asesores Rubia Peláez S.L., con la finalidad de gestionar la relación contractual con
nuestros clientes e informarles de nuestros productos y servicios, todo ello bajo la legitimación otorgada por
su consentimiento expreso o bien del propio interesado y/o con motivo de la ejecución de un contrato de
servicios. No se cederán datos a terceros salvo obligaciones legales. En cuanto a sus derechos podrá acceder,
rectificar y suprimir los datos, limitarlos o incluso oponerse a su tratamiento.

Cl. Lubina, 7 bajo

18015 Granada
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En virtud de la ley 34/2002 de 11 de Julio de Servicios de la Sociedad de la Información y Correo Electrónico
(LSSI-CE) este mensaje y sus archivos adjuntos pueden contener información confidencial, por lo que se informa
de que su uso no autorizado está prohibido por la ley, además se encuentran protegidos por el artículo 18 de la
Constitución Española, que garantiza la confidencialidad, protección y secreto de las comunicaciones. Si ha
recibido este mensaje por equivocación, por favor notifíquelo inmediatamente a través de esta misma vía y borre
el mensaje original junto con sus ficheros adjuntos sin leerlo o grabarlo total o parcialmente.

Conforme al Reglamento (UE) 2016 / 679 (RGPD) le informamos que los datos personales facilitados serán
responsabilidad de JLT Gestión S.L., con la finalidad de gestionar la relación contractual con nuestros clientes e
informarles de nuestros productos y servicios, todo ello bajo la legitimación otorgada por su consentimiento
expreso o bien del propio interesado y/o con motivo de la ejecución de un contrato de servicios. No se cederán
datos a terceros salvo obligaciones legales. En cuanto a sus derechos podrá acceder, rectificar y suprimir los
datos, limitarlos o incluso oponerse a su tratamiento.
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